CONSORZIO PERLE

AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio Gestione Contenzioso

Ric.Prest. 2627

DECRETO DIRIGENZIALE Ngé madea 0 (UG 2024

Oggetto: Impegno e liquidazione RIC. PREST.OCC. del 4/6/2024 dell’ Ing. Graffeo Guido
Stellario per il compenso di CTU nel giudizio Luca Fortunata, dinnanzi al Trib.
Messina R.G. 4007/2016.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Premesso che nel giudizio promosso da Luca Fortunata dinnanzi al Trib. Messina R.G.
4007/2016 il giudice ha conferito all’ Ing. Graffeo Guido Stellario cod fisc.
GRFSLL51M30G273] I'incarico di Consulente Tecnico d’Ufficio ;
Che si ¢ conclusa la fase della CTU e, di conseguenza, il Giudice ha emesso un primo
Decreto di Liquidazione degli onorari in data 30/1/2024 uno successivo a saldo in data
19/5/2024 che si allegano e, pertanto, 1’ Ing. Graffeo Guido Stellario ha emesso la RIC.
PREST.OCC. del 4/6/2024 di complessivi € 2863,8 al lordo di R.A., redatta nei limiti dei
suddetti decreti ed al netto dell’acconto corrisposto da controparte come esposto dallo stesso
nella PEC del 4/6/2024 che si allega, per la cui liquidazione occorre impegnare I’intero importo
nel corrente Bilancio d’esercizio;
Visto 1’art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione
provvisoria;
Visto il punto 8.3 dell’allegato 4/2 del D.Igs 118/2011 il quale consente esclusivamente una
gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell’ultimo bilancio di
previsione approvato;
Visto il D.D.G. n® 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilita e dei Trasporti  ha approvato il Bilancio
Consortile per il triennio 2023/2025, nonché il Regolamento di Contabilita :
Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessita,
al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per 1 motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

e Impegnare la somma di € 28638 al cap. 131  del redigendo Bilancio d’esercizio
2023/2025 che presenta adeguata disponibilita;

e Liquidare la RIC. PREST.OCC. del 4/6/24 di € 2863.8 al lordo della Rit.Acc. di
391,63 .che si allega, in favore dell’ Ing. Graffeo Guido Stellario c.f.
GRFSLL51M30G273] domiciliato presso il proprio studio sito in Via Panoramica dello
Stretto, 558- Messina, tramite bonifico bancario sul ¢/c IBAN IT25L 01030 16500 000063
251883 allo stesso intestato;

® Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza.
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TRIBUNALE di MESSINA

Prima sezione civile

Decreto di liquidazione compensi

Vista l'istanza presentata dall’ing. Guido Stellario GRAFFEO, con la
quale si richiede la liquidazione dei compensi relativi alla attivita peritale
integrativa svolta su incarico di questo Giudice nell’ambito del procedimento
recante N.R.G. 4007/2016;

considerato che per l'attivita richiesta al C.T.U. puo farsi ricorso alle
previsioni di cui all'art. 1 del D.M. del 30 maggio 2002;

ritenuto che la relazione peritale ¢ stata depositata nei termini o, comunque,
senza apprezzabile ritardo;

considerato, pertanto, congruo — avuto riguardo all'impegno, alla complessita ed
alla difficolta del quesito — liquidare la somma di € 1.066,03, pari a n. 130 vacazioni;

esaminata la nota delle spese sostenute (e la relativa documentazione) per
'adempimento dell'incarico e ritenuto che le stesse risultano autorizzate,
necessarie e, dunque, rimborsabili in ragione di € 525,00;

P.Q.M.

liquida al C.T.U., ing. Guido Stellario GRAFFEO quale compenso per
l'attivita peritale integrativa svolta, la somma complessiva di € 1.591,03, come
sopra specificata, oltre .V.A. e C.P., se dovute, comprensiva dell’acconto
ricevuto, ponendo il pagamento provvisoriamente a carico di tutte le parti in solido
o a carico dell’Erario in caso di ammissione al gratuito patrocinio di una di queste.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

CosidecisoinMessina, li 19/05/2024.

[l Giudice
(dott. Francesco CATANESE)

-

Firmato Da: CATANESE FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 367a23b91779af7b
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Decreto di liquidazione ctu n. cronol. 2164/2024 del 30/01/2024
RG n. 4007/2016

TRIBUNALE di MESSINA

Prima sezione civile
Decreto di liquidazione compensi

Vista l'istanza presentata dall’ing. GUIDO STELLARIO GRAFFEO, con
la quale si richiede la liquidazione dei compensi relativi alla attivita peritale
svolta su incarico di questo Giudice nell’ambito del procedimento recante N.R.G.
4007/2016;

considerato che per l'attivita richiesta al C.T.U. puo farsi ricorso alle
previsioni di cui all'art. 1 del D.M. del 30 maggio 2002;

ritenuto che la relazione peritale ¢ stata depositata nei termini o, comunque,
senza apprezzabile ritardo;

considerato, pertanto, congruo — avuto riguardo all'impegno, alla complessita ed
alla difficolta del quesito — liquidare la somma di € 2.125,53, pari a n. 260 vacazioni;

esaminata la nota delle spese sostenute (e la relativa documentazione) per
'adempimento dell'incarico e ritenuto che le stesse risultano autorizzate,
necessarie e, dunque, rimborsabili in ragione di € 380,64;

P.Q.M.

liquida al C.T.U., ing. GUIDO STELLARIO GRAFFEO quale compenso
per l'attivita peritale svolta, la somma complessiva di € 2.506,17, come sopra
specificata, oltre IL.V.A. e C.P., se dovute, comprensiva dell’acconto ricevuto,
ponendo il pagamento provvisoriamente a carico di tutte le parti in solido o a
carico dell’Erario in solido in caso di ammissione al gratuito patrocinio di una di
queste.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

CosidecisomMessina, li 30/01/2024.

Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)

Firmato Da: CATANESE FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 367a23b91779af7b
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Ing. Stellario Guido Graffeo

Via Panoramica dello Stretto 558/E -98168 Messina
C.F.: GRF SLL 51M30 G273J

Spett.le

Consorzio per le Autostrade Siciliane
Contrada Scoppo

Messina

P.LICF 01962420830

Proforma_del 04/06/2024

CTU causa n. 4007/2016 RG Luca Fortunata /Consorzio Autostrade Siciliane

- Saldo prestazione € 1.958,16 «
- A detrarre ritenuta d'acconto su prestazione 20% € 391,63
€ 1.566,53
- A detrarre trattamento Inps 11,24% €
€ 1.566,53
- Rimboso spese documentate € 905,64
) '6'5 {0
TR s ¢ 2 ¥eS, NETTOAPAGARE € 247217

Estremi bancan

MONTE PASCHI DI SIENA ag. Via T. Cannizzaro, Messina
c¢/c n. 000063251883 intestato all'lng. Graffec Stellario Guido
CODICE IBAN IT 25 L 01030 16500 000063251883

Trattasi di prestazione occasionale ai sensi delfaert 67 lettera L del TUIR 917/86 e non soggeito ad IVA ai sensi deffart5 DPR 63372 e
0 successive modifiche ed integrazioni

Il sottoscritto dichiara che, nell'annc solare in corso, alla data odierna

ha conseguito redditi derivanti dall’esercizio di attivita di lavoro autonomo occasicnale inferiori o pari

a 5000 euro e si obbliga a c icare I'e } del limite annuo, anche successivamente alla data odierna




POSTA CERTIFICATA: Saldo CTU causa n. 4007/2016 Luca/ Cas

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Saldo CTU causa n. 4007/2016 Luca/ Cas

Mittente: "Per conto di: stellarioguido.graffeo@ingpec.eu" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: 04/06/2024, 15:52

A: <ufficiocontenzioso@autostradesiciliane.it> Consorzio per le

CC: avvsergiorizzo <avvsergiorizzo@pec.giuffre.it> e T RInELIANe

U0

del 27-06-2024 Sez. A

I

Messaggio di posta certificata

Il giorno 04/06/2024 alle ore 15:52:06 (+0200) il messaggio

"Saldo CTU causa n. 4007/2016 Luca/ Cas" & stato inviato da "stellarioguido.graffeo@ingpec.eu”
indirizzato a:

ufficiocontenzioso@autostradesiciliane.it avvsergiorizzo@pec.giuffre.it

Il messaggio originale & incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec21023.20240604155206.83917.972.1.57@pec.aruba.it

postacert.eml|

Oggetto: Saldo CTU causa n. 4007/2016 Luca/ Cas

Mittente: "stellarioguido.graffeo@ingpec.eu” <stellarioguido.graffeo@ingpec.eu>
Data: 04/06/2024, 15:52

A: ufficiocontenzioso@autostradesiciliane.it

CC: "avvsergiorizzo" <avvsergiorizzo@pec.giuffre.it>

Egr. Dott. Giuseppe Mangraviti

con riferimento alle CTU espletate il Giudice con Decreti del 30/01/2024 e del 19/05/2024
ha liquidato la complessiva somma di €. 4.097,20 ( di cui €. 3.191,56 per onorario e €.
905,64 per compensi ausiliari) ponendo il pagamento in solido tra le parti.

Tenuto conto che soltanto la parte attrice ha provveduto a corrispondere la somma di €
1.233.40 ,con la presente chiedo al Consorzio Autostrade Siciliane quale convenuto
principale il saldo pari €. 2.863,80.

s il
Le trasmetto in allegato proforma per I'importo di €2.472,17 al netto della R.d.A. ( con
estremi iban) e resto in attesa del pagamento significandole che successivamente
provvederd a trasmettere la relativa ricevuta .

In attesa di riscontro porgo distinti saluti.

Ing. Stellario Guido Graffeo
3358159170

Allegati:

1di2 26/06/2024, 12:38



